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KARLSTADS KOMMUN

STADSBYGGNADSFÖRVALTN INGEN
Tjänsteskrivelse 2022-11-07
Carl Karlsson,
carl.karlsson@karlstad.se

Förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus och ett garage på fastigheten
Grava-Rud 1:109 inom område Grava-Rud,
Karlstads kommun
Dnr SBN/2022:287 Dpl 81

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och

ett garage beviljas utifrån de skäl i den tjänsteskrivelse från
stadsbyggnadsförvaltningen som utgör underlag till detta beslut med
stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (20 l 0:900), PBL.

2. Den totala avgiften är 0 kronor enligt den taxa som fastställts av
kommunfullmäktige. Se sammanställning nedan. Faktura skickas
separat.

Upplysningar
Förhandsbeskedet kommer att skickas för kännedom till berörda grannar
och annonserats i Post- och Inrikes tidningar.

Förhandsbeskedet gäller i två år från den dag då beslutet fick laga kraft.
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov inkommer
till byggnadsnämnden inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Förhandsbeskedet medger inte rätt att påbörja åtgärden. Byggnadsarbetena
får inte påbörjas innan bygglov beviljats och startbesked lämnats.

Redovisade fastighetsgränser i ansökan är endast vägledande för att bedöma
lämplighet vid ansökan om förhandsbesked. Fastighetsgränser avgörs i
samband med lantmäteriets förrättning.

Webbplats E-post Organisationsnr

Karlstads kommun karlstad.se karlstadskommun@karlstad.se 212000-1850
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro

Karlstads kommun Kon taktcenter 054-540 00 00 054-18 34 10 405-2213
651 84 Karlstad Västra Torggatan 26
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Vatten och avlopp ska ordnas med enskilda lösningar. Sökande är ansvarig
för att grannars anläggningar inte påverkas negativt. Enskilt avlopp anmäls
till och handläggs av miljöförvaltningen.

Handläggare i ärendet är Carl Karlsson, tfn 054-540 46 25,
carl.karlsson@karlstad.se.

Avgifter
Avgiften för prövning av förhandsbesked har reducerats med I 00 procent då
tidsfristen, om tio veckor, för handläggning har passerats med fem
påbörjade veckor. Avgiften reduceras med totalt 15 100 kronor. Total avgift
i ärendet är 0 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Daniel Ljunggren ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus och ett garage på fastigheten Grava-Rud 1: 109 i Karlstads
kommun. Aktuell plats är belägen utanför detaljplan och
områdesbestämmelser.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2022.
Ansökan om förhandsbesked inkommen den 18 mars 2022.
Brunns- och borrprotokoll inkommet den 18 mars 2022.
Situationsplan inkommen den 5 april 2022.
Yttrande från teknik- och fastighetsförvaltningen inkommet den 7 oktober
2022.
Yttrande från miljöförvaltningen inkommet den 7 oktober 2022.

Ärende
Daniel Ljunggren ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus och garage på fastigheten Grava-Rud I: 109 i Karlstads
kommun.

Husets tomt är belägen ovan förväntad 200-årsnivå för översvämningar i
Klarälven. Den primära tillfartsvägen till huset ligger däremot under
översvämningsnivån. Det finns dock en möjlig väg till Karlstadsgatan som
inte översvämmas, i ostlig riktning från fastigheten.

Platsen består idag av ett kalhygge och i närheten finns ett grnstag som är
till för närliggande fastigheters behov. Tomten ligger är ligger på en höjd
och på samma avtagsväg finns redan tre nya tomter som nyligen avstyckats
efter att de fått positiva förhandsbesked.

På en av de nyligen avstyckade granntomterna finns en brunn som borrades
år 2021. Brnnnsprotokollet visar en vattentillgång på 900 liter per timme.
SGU anger som riktlinje att 60 - I 00 timl iter kan räcka för att försörja ett
normalt hushåll.
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Vägen till fastigheten är en enskild grusväg och avståndet till närmaste
busshållplats är ungefär en kilometer.

Eftersom ansökan avser en nyetablering utom detaljplan och
områdesbestämmelser har berörda grannar underrättats och getts möjlighet
till yttrande. Ingen granne har lämnat in synpunkter.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har inget att erinra mot åtgärden.

Miljöförvaltningen bedömer att i de fall framtida gemensam
avloppsanläggning kan placeras nedströms befintliga vattentäkter i området
bör förutsättningarna för positivt förhandsbesked finnas. I de fall det inte är
möjligt att förlägga bädden/utloppet nedströms befintlig vattentäkt på
Grava-Rud 1: 138 behöver utredning på strömningsriktning först redovisas.
Grava-Rud 1: 138 har redan en borrad vattentäkt. Denna ligger enligt
inkommen ansökan för deras avlopp på cirka 62 meter höjd över havet
(möh). Det gemensamma avlopp som föreslås i detta förhandsbesked
bedöms ligga på cirka 68 möh. Även om sluttningen där också viker åt
sydost så är området bergigt och vid miljöförvaltningens inspektion bedöms
det som "kurvigt" på ett sådant sätt att den faktiska spridningsriktningen är
komplicerad att fastställa. Även om marken till stor del viker av åt sydost
ser miljöförvaltningen risk som ej kan uteslutas att berget leder vattnet åt
sydväst.

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 9 kap. 17 § PBL ska, om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Bedömning
Platsen besöktes i samband med tidigare ansökan om förhandsbesked under
våren 2021. Då kunde förvaltningen konstatera att platsen kan vara lämplig
för byggnation ur landskapsbildssynpunkt. Att det byggs ytterligare ett hus
på gatan bedöms inte göra en väsentlig ändring av landskapsbilden.

Det är av stor vikt att utförande av enskilt avlopp och dricksvattentäkter sker
på ett sätt att de inte interfererar med varandra. Instruktionerna i
miljöförvaltningens yttrande behöver följas för att risken för förorenade
dricksvattentäkter ska undvikas. Sökanden är i dagsläget ägare av
omkringliggande mark och om det inte är möjligt att lösa avloppsfrågan på
den tilltänkta fastigheten bedöms det vara möjligt att ordna avlopp på
intilliggande mark. Det bör upprättas servitut för avloppsanläggningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser inte några restriktioner som kan hindra ny
bebyggelse på platsen och gör bedömningen att ett hus till som kompletterar
området kan hanteras utan krav på att området ska detaljplaneläggas.
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Sammantaget gör stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att
lokaliseringen uppfyller kraven enligt 2 kap. 5 § PBL. Förhandsbesked
föreslås lämnas av stadsbyggnadsnämnden enligt 9 kap. 17 § PBL.
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Karin Manner
bygglovschef

Carl Karlsson
stadsbyggnadsingenjör

Beslutet skickas till
Delges: Sökande
Kungörelse
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (poit.bolagsverket.se)
för att beslutet ska kunna få laga kraft.

Meddelande
Information om att lov har beviljats kommer att skickas till:
Ägare av och boende på fastigheterna:
Grava-Rud 1 :36
Grava-Rud 1 :40
Grava-Rud 1:41
Grava-Rud 1:71
Grava-Rud 1 :76
Grava-Rud 1 :99
Grava-Rud 1: 105
Grava-Rud 1:108
Grava-Rud 1 : 125
Grava-Rud 1: 126
Grava-Rud 1:127
Grava-Rud 1:138
Grava-Rud 1:139
Grava-Rud 1: 140
Grava-Rud 5:1
Grava-Rud 5:9
Grava-Rud 5:10
Grava-Rud 6: 1
Grava-Rud 6:3
Grava-Rud 7: 1
Grava-Solberg 1 :7

Beslutet skickas även till
Miljöförvaltningen i Karlstads kommun
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KARLSTADS KOMMUN

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Delegeringsbeslut, 2022-10-07
D-2022-1306 enligt punkt 6.3.4
Claes Andersson, 054-540 46 70
m iljoforvaltningen@karlstad.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Grupp A

Yttrande i ärende gällande nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten GRAVA-RUD 1:109
Dnr MN-2022-3022 Dpl 35.04 Objid 42826

)

Till stadsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten GRAVA
RUD 1:109.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i en remiss efterfrågat miljöförvaltningens
synpunkter gällande frågan om enskild avloppsanordning.

Miljönämndens yttrande
Miljöförvaltningen bedömer att i de fall framtida gemensam
avloppsanläggning kan placeras nedströms befintliga vattentäkter i området
bör förutsättningarna för positivt förhandsbesked finnas.

I de fall det inte är möjligt att förlägga bädden/utloppet nedströms befintlig
vattentäkt på Grava-Rud 1: 138 behöver utredning på strömningsriktning
först redovisas.

Markförhållanden
Avjordartskartan framgår att marken inom fastigheten består av i huvudsak
berg, vilket bör innebära tunna jordar inom hela fastigheten och närområdet.

Om infiltration av avloppsvatten inte är möjlig (avgörs efter jordprovtagning
och kornstorleksanalys) måste avloppsvattnet renas i en avloppsanläggning
(markbädd eller minireningsverk) med utsläpp av renat avloppsvatten till en
lämplig recipient (dike, vattendrag eller liknande). En infiltration som
reningssteg kräver ett vertikalt skyddsavstånd på minst 1 meter till
grundvatten/berg. En översiktlig bedömning av platsen leder till slutsatsen
att infiltration är osannolik.

Nödvändiga skyddsavstånd till närliggande samt planerade vattentäkter ska
beaktas vid placering av avloppsanläggning.

Karlstads kommun
Postadress
Miljöförvaltningen
651 84 Karlstad

Webbplats
karlstad.se
Besöksadress
Gustav Lovens gata 30

E-post
miljoforvaltningen@karlstad.se
Telefon Fax
054-540 00 00 054-18 34 15

Organisationsnr
212000-1850
Bankgiro
405-2213
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Förutsättningar
Fastigheten ORAVA-RUD 1: 109 ligger i ett område där normal skyddsnivå
med avseende på miljöskydd för enskilda avlopp anses vara gällande.

Tidigare har tre positiva förhandsbesked meddelats inom det absoluta
närområdet. Det mest södra av dessa (Grava-Rud 1:138) har också nyligen
meddelats tillstånd för anläggande av enskilt avlopp. De två andra har ännu
inte prövats och miljöförvaltningen tolkar situationsplan i aktuellt
förhandsbesked som att gemensam anläggning planeras för detta hus samt de
två kvarvarande med positivt förhandsbesked.

Utifrån platsförutsättningarna bedöms en gemensam anläggning som den
mest lämpliga lösningen. Detta då området består av berg och skarp lutning
till söder (även sydväst och sydost beroende på läge).

Placeringen angiven för avloppsanläggning i inkommen situationsplan bör
dock anses ligga väl högt i terrängen i relation till avstyckningar söderut
(under förutsättning att dricksvattentäkt planeras inom avstyckningarna).

Grava-Rud 1: 138 har redan en borrad vattentäkt. Denna ligger enligt
inkommen ansökan för deras avlopp på cirka 62 meters höjd över havet
(möh). Det gemensamma avlopp som föreslås i detta förhandsbesked
bedöms ligga placerat på cirka 68 möh. Även om sluttningen där också viker
åt sydost så är området bergigt och vid miljöförvaltningens inspektion
bedöms det som "kurvigt" på ett sådant sätt att den faktiska
spridningsriktningen är komplicerat att fastställa. Även om marken till stor
del viker av åt sydost ser miljöförvaltningen risk som ej kan uteslutas med
att berget leder vattnet in åt sydväst.

Ett gemensamt avlopp i området bör placeras nedströms samtliga befintliga
och planerade vattentäkter i området. Är detta inte möjligt måste först
strömningsriktningen från utsläpp av avlopp vid aktuell plats fastställas.

Bedömning
Miljöförvaltningen bedömer att i de fall framtida gemensam
avloppsanläggning kan placeras nedströms befintliga vattentäkter i området
bör förutsättningarna för positivt förhandsbesked finnas.

I de fall det inte är möjligt att förlägga bädden/utloppet nedströms befintlig
vattentäkt på Grava-Rud 1: 138 behöver utredning på strömningsriktning
först redovisas.

Vid eventuell anläggning eller ledningsdragning på annans mark är det upp
till fastighetsägaren att skaffa nödvändiga servitut.
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Upplysningar
Det krävs tillstånd från miljönämnden för att anlägga enskilt avlopp med
WC. Anmälningsplikt gäller avloppsanläggningar för enbart bad-, disk- och
tvättvatten. Blanketten finns på karlstad.se/egetavlopp

På uppdrag av miljönämnden

Claes Andersson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör


